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Zimbra compras.daf@fjposantagenebra.sp.gov.br

Re: Solicitacao de Esclarecimento PW 11-2024

De : Cristina Mayumi Arai Seg, 07 de out de 2024 09:40
<mayumi.arai@fjposantagenebra.sp.gov.br> P
Assunto : Re: Solicitagao de Esclarecimento PW 11-2024 #73 anexos

Para : compras.daf
<compras.daf@fjposantagenebra.sp.gov.br>

Prezados bom dia.

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para os esclarecimentos solicitados.

Esclarecimento 1:

O valor previsto conforme a pesquisa de precos, para 12 (doze) meses foi de R$ 13.200,00 (treze
mil e duzentos reais) e R$ 1.100,00 (um mil e cem reais por més.

Esclarecimento 2:
Os valores que compdem a pesquisa de precos foi informada por fornecedores de servigos de
auditoria conforme termo de referéncia.

Atenciosamente,

Cristina Mayumi Arai
Contadora
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Antes de imprimir, lembre-s= do seu compromisse com o Meaio Ambiente.

De: "compras.daf" <compras.daf@fjposantagenebra.sp.gov.br>

Para: "Cristina Mayumi Arai" <mayumi.arai@fjposantagenebra.sp.gov.br>, "Daniel Augusto
Simon" <daniel.simon@fjposantagenebra.sp.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 7 de outubro de 2024 8:20:11
Assunto: Solicitagdo de Esclarecimento PW 11-2024

De: "Osmar Carvalho" <contato@integracontabil.cnt.br>

Para: "compras.daf" <compras.daf@fjposantagenebra.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 4 de outubro de 2024 18:13:15

Assunto: Solicitagao de Esclarecimento PW 11-2024

Prezados,
Trata-se de solicitagcao de esclarecimentos do Pregao 11/2024 - Objeto: Contratacao de

servicos técnicos especializados em auditoria independente sobre as demonstracoes
financeiras da Fundagao José Pedro de Oliveira — FIPO e demais servicos

Esclarecimento 1:
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No predmbulo do Edital é informado que o valor para a contratagao é de R$ 66.000,00
para 60 meses, dessa forma entendemos que o valor anual é R$ 13.200,007?

Esclarecimento 2:

Caso a afirmacao ao esclarecimento anterior esteja correto, quais os critérios utilizados
para definicao do preco? Pois como as visitas sao in loco e conforme estabelecido no item
5 - Cronograma de Execucado, para cada exercicio sao necessarias 3 visitas in loco, foram
considerados todos os custos (deslocamento, hospedagem, alimentacao entre outros) para
determinagao do valor a ser contratado para execucao dos servigos de auditoria
independente?

Por favor confirmar recebimento.

IntegraFY Consultoria
www.integracontabil.cnt.br
contato@integracontabil.cnt.br

IntegraFY

Consultoria

Auditoria, Consultoria e Contabilidade

Cristina Mayumi Arai

Contadora

CRC 1PR051636/0-4 T 5P

Fundagao Jose Pedro de Oliveira - FIPO
ARLE MATADE Td:(19)3749-7203
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